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M Gma" Comisséo de Contratagao <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - PE 90157/2025 - Nova Friburgo

5 mensagens

licitacao@romcard.com.br <licitacao@romcard.com.br> 19 de novembro de 2025 as 08:07

Para: "licitacao.cplpmnf@gmail.com" <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Vimos respeitosamente, apresentar pedido de esclarecimento referente ao edital de pregdo eletrénico
n? 90157/2025, cujo objeto é contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
fornecimento de cartdo magnético com chip, com funcdo de vale-alimentacdo (cartdo de natal), com
entrega de cartdes fisicos bloqueados, com senha individual, por secretaria e em ordem alfabética, aos
servidores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ, conforme segue:

1. A respeito do critério de julgamento e do valor referéncia, em licitagbes cujo objeto se
trata de servigos de gerenciamento de cartdes de beneficios, como é o caso, a disputa &
realizada pela taxa de administracdo a ser cobrada pela contratada, contudo, o edital ndo
menciona uma taxa de referéncia para que se baseie a disputa, tampouco menciona se
sera aceita taxa negativa (Ex: O valor do beneficio se totaliza em R$ 100.000,00, uma
empresa que ofertar uma taxa negativa de -2,00% recebera o repasse de apenas R$
98.000,00 da Prefeitura, e esse "desconto" devera ser arcado pela empresa). Dessa
forma, questionamos qual a taxa de referéncia e se seréo aceitas taxas negativas?

2. A respeito da rede credenciada, apesar de o edital mencionar a quantidade minima de
estabelecimentos, ndo menciona em que momento a licitante devera apresentar a
relagdo dos estabelecimentos credenciados, poderiam por gentileza esclarecer a respeito
disso?

3. O formato de pagamento ocorrera de forma pré ou pds-paga, ou seja, 0 pagamento a
Contratada sera realizado antes ou apds o crédito nos cartdes? E qual sera o prazo para
0 pagamento?

Desde ja agradecemos, ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Eduardo Serafim

Fone: (47) 3801-2861 / (47) 99178-5137 l».Imagem relacionada
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Comisséao de Contratagao <licitacao.cplpmnf@gmail.com> 19 de novembro de 2025 as 09:07

Para: apoioadm.rh@gmail.com
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Prezado, bom dia!
Segue solicitagdo de esclarecimentos.
Atenciosamente,
Comissao de Contratagao
Secretaria Municipal de Licitagdes e Planejamento

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Subsecretaria de Recursos Humanos Nova Friburgo 19 de novembro de 2025 as

<assistenciajuridica.rh@gmail.com> 11:01

Para: Comissao de Contratagao <licitacao.cplpmnf@gmail.com>

Prezados,

A taxa de administragao negativa sera aceita, entretanto o critério de julgamento sera o de MENOR VALOR GLOBAL.

Outrossim, conforme o item 18.2.5 — é exigido que a empresa licitante comprove “disponibilidade, antes da
assinatura do contrato, de no minimo 30 (trinta) estabelecimentos credenciados para o ramo alimenticio dentro do
municipio de Nova Friburgo/RJ, como hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, mercearias, agougues,
hortifrutis, peixarias e similares”.

Por fim, conforme o item 7.3.5 do TR - O pagamento sera efetuado pelo Municipio de Nova Friburgo mediante
crédito em conta-corrente da contratada, até o 30° (trigésimo) dia corrido, a contar da atestagcao da Nota Fiscal
apresentada pela contratada, desde que cumprida as formalidades legais e contratuais previstas, e de acordo
com o Decreto Municipal n® 2493, de 07 de novembro de 2023.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Barbara Storck Pedrosa

Supervisor N |

Matricula.: 063.436

Subsecretaria de Recursos Humanos - Assisténcia Juridica
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Tel.: (022) 2525-9171

Comissao de Contratagao <licitacao.cplpmnf@gmail.com> 19 de novembro de 2025 as 11:10

Para: licitacao@romcard.com.br
Prezados, bom dia!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comisséao de Contratagao <licitacao.cplpmnf@gmail.com> 19 de novembro de 2025 as 11:09

Para: licitacao@romcard.com.br
Prezados, bom dia!
Segue resposta ao pedido de esclarecimento.
---------- Forwarded message ---------
De: Subsecretaria de Recursos Humanos Nova Friburgo <assistenciajuridica.rh@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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