
Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90120/2025
4 mensagens

Contato Ponto Tech <contato@pontotech.net.br> 18 de setembro de 2025 às 07:59
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Sobre o Pregão Eletrônico nº 90120/2025, gostaria de esclarecer uma dúvida: Na amostra será solicitada a demonstração e
comprovação da integração automática com o sistema de folha de pagamento da E&L? Caso não apresentar será
possibilitado um prazo para o desenvolvimento?

Aguardo retorno,
grato.

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 18 de setembro de 2025 às 10:22
Para: assistenciajuridica.rh@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: Contato Ponto Tech <contato@pontotech.net.br>
Date: qui., 18 de set. de 2025 às 07:59
Subject: Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90120/2025
To: <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Sobre o Pregão Eletrônico nº 90120/2025, gostaria de esclarecer uma dúvida: Na amostra será solicitada a demonstração e
comprovação da integração automática com o sistema de folha de pagamento da E&L? Caso não apresentar será
possibilitado um prazo para o desenvolvimento?

Aguardo retorno,
grato.

Subsecretaria de Recursos Humanos Nova Friburgo <assistenciajuridica.rh@gmail.com> 19 de setembro de 2025 às 14:14
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, 

conforme item 2.6 e 2.6.1 do Termo de Referência do presente objeto,  a solução desejada apresenta características técnicas específicas e integradas,
sendo necessária a integração total com o sistema de folha E&L, não havendo portanto, possibilidades de prazo para tal desenvolvimento. 

Em qui., 18 de set. de 2025 às 10:23, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Contato Ponto Tech <contato@pontotech.net.br>
Date: qui., 18 de set. de 2025 às 07:59
Subject: Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90120/2025
To: <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
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Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Sobre o Pregão Eletrônico nº 90120/2025, gostaria de esclarecer uma dúvida: Na amostra será solicitada a demonstração
e comprovação da integração automática com o sistema de folha de pagamento da E&L? Caso não apresentar será
possibilitado um prazo para o desenvolvimento?

Aguardo retorno,
grato.

--
Atenciosamente,

Bárbara Storck Pedrosa
Supervisor N I 
Matrícula.: 063.436
Subsecretaria de Recursos Humanos - Assistência Jurídica
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Tel.: (022) 2525-9171

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 19 de setembro de 2025 às 15:47
Para: contato@pontotech.net.br

Boa tarde.

Segue a resposta da Unidade Requisitante.

---------- Forwarded message ---------
De: Subsecretaria de Recursos Humanos Nova Friburgo <assistenciajuridica.rh@gmail.com>
Date: sex., 19 de set. de 2025 às 14:15
Subject: Re: Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90120/2025
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, 

conforme item 2.6 e 2.6.1 do Termo de Referência do presente objeto,  a solução desejada apresenta características técnicas específicas e integradas,
sendo necessária a integração total com o sistema de folha E&L, não havendo portanto, possibilidades de prazo para tal desenvolvimento. 

Em qui., 18 de set. de 2025 às 10:23, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Contato Ponto Tech <contato@pontotech.net.br>
Date: qui., 18 de set. de 2025 às 07:59
Subject: Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90120/2025
To: <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Sobre o Pregão Eletrônico nº 90120/2025, gostaria de esclarecer uma dúvida: Na amostra será solicitada a demonstração
e comprovação da integração automática com o sistema de folha de pagamento da E&L? Caso não apresentar será
possibilitado um prazo para o desenvolvimento?

Aguardo retorno,
grato.
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--
Atenciosamente,

Bárbara Storck Pedrosa
Supervisor N I 
Matrícula.: 063.436
Subsecretaria de Recursos Humanos - Assistência Jurídica
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Tel.: (022) 2525-9171


